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L’anno duemilaundici, il giomo cinque del mese di novembre, nell’ufficio del
settore X1l il Dirigente Dott. Rosario Spata ha adottato la seguente determinazione:



PREMES {) che 1} Comune di Ragusa ha in atto una convenzione con la Direzione
-Generale per 1:;1 Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I’accesso, per via telematica, alla banca-dati del Centro Elaborazione Dati;

PRESO ATTO che il servizio de quo & mdlspensabﬂe per I’attivitd di questo settore in
quanto consente di individuare il proprletaz'm e/o il responsabile della circolazione dei’
veicoli per i quali-¢ stato elevato ’avviso di accertamento infrazione al fine di notificare
al suddetto il verbale di accertamento di violazione con il quale si intima il pagamento
della sanzione pecuniaria, come previsto dal vigente Codice della Strada;
CONSIDERATO che per I’anno passato tale attivitd ha comportato una spesa di circa €
4.000,00 iva inclusa, e che per I’anno 2012 gli importi sono rimasti invariati, come
comunicato con e-mail in data 04/11/2011 dalla Direzione Generale per la
Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

RITENUTO pertanto necessario assumere un impegno di spesa pluriennale al fine di
evitare di arrecare danni patmmomah certi e gravi all’ente quali deriverebbero dalla
1mpe’s’sibiliia di identificare i soggetti obbligati in solo al pagamento delle sanzioni
pecuniarie previste dal Codice della Strada, giusta nota del Segretario Generale prot. n.
92105/375/ Segr. Gen. del 19/10/2011;

VISTO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei
dmgmﬁ mdlcate dall’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi al quaie si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicita
ed efficacia deﬂe determinazioni dzrzgenzzah

I)ETERMINA

1. rinnovare, per ’anno 2012, la convenzione con la Direzione Generale per la
Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per
I’accesso, per via telematica, alla banca dati del Centro Elaborazione Dati;

2. 1mpegnare la somma di euro 4.000,00 - IVA inclusa - per il pagamento del canone

annuo e per la consultazmne periodica con visura per ’anno 2012;

imputare la spesa al cap. 1430.3 (imp. pl._77 42 ) del bil. 2011/PL;

4. dare mandato al settore risorse finanziarie, alla presentazione delle fatture, di
effettuare il relativo pagamento.

(s

Parte integrante: e-mail del 04/11/2011 della Direzione Generale per la Motorizzazione
Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportx
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SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolaritd contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, 4° comma, del TUEL.
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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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11 sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all’ Albo
Pretorio, per la durata di giomi sette, copia deila stessa determinazione
dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

31 GEN. 2012 /
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1l sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di
pubblicazione e cioé dal 31 GEN. 2012 al___ 07 FEB 2012

0 8 FEB. 2012

Ragusa

IL MESSO COMUNALE




R: rinnovo convenzione anno 2012

1

H

Oggetto: R: rinnovo convenzione anno 2012 n 2564

Parte integraniz ¢ sostznyiale
éeiia_ determinazionea dirigonzisio

R S e
Cdel 30 L2 1oy

Mittente: Galeffi Rossella <rossella.galeffi@mit.gov.it>
Data: 04/11/2011 10:01

A: "m.marino@comune.ragusa.gov.it’ <m.marino@comune.ragusa.gov.it>
CC: Pietrarelli Paolo <paolo.pietrarelli@mit.gov.it>

e et

Gl importi per Fanno 2012 sono invariati, quindi f canone € di €  1.110,88. Le comunico, che in questi giorm,e’

stata spedita la documentazione relativa al {erzo trimestre e al canone,
Cordiali salui,

Rossella Galeffi

Ministerc delle Infrastrutiure e dei Trasporti
Direzione Generale per la Molorizzazione
Centro Elaborazione Dati

Via Caraci, 36 - 00157 Roma

Tel. 06-41585831

fax: 06-41585836

mail: rossella galeffi€hmit gov it

Da: Calchetti Alessandro

Inviato: giovedi 3 novembre 2011 17.06

A: Pletrarelli Paolo; Galeffi Rossella
Oggetto: 1. rinhovo convenzione anno 2012

Ing. Alessandro  Calchetti

Ministero defle Infrastrutiure e dei Trasporti

Direzione Generale per la Molorizzazione

Direftore CEL - Divisione 7- Via Caraci 36 00157 Roma
{ Telefono: 06 41585803

& Fax:. U6 41583461

Da: Marceilo Marino [mailto:m.marino@comune.ragusa.gov.it]
Inviato: giovedi 3 novembre 2011 12,51

A: Calchetti Alessandro

Oggetto: rinnovo convenzione anno 2012

gent.le dott. Calchetti,

non abbiamo ancora ricevuto la vs. nota relativa al canone per 'anno 2012.

Ne avremmo bisogno per preventivare 'impegno spesa.
Distinti Saluti

Marino Cosimo

polizia municipale Ragusa

codice utenza CMRG000501

Q471172018 11245



